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Paulo Roberto LessiPaulo Roberto LessiPaulo Roberto LessiPaulo Roberto Lessi         para: Carlos Alberto Marques da Silva 18/12/2017 09:52

Diretor Carlos, bom dia.
Encaminho a mensagem do Conselheiro Fabio Maia, copiada abaixo, também sobre JSCP 
e a forma de contabilização em discussão pela KPMG.
Qualquer necessidade a respeito estou a disposição.
Obrigado.
Paulo Lessi

----- Repassado por Paulo Roberto Lessi /EMAE/BR em 18/12/2017 09:47 -----

Fabio Bernacchi Maia 18/12/2017 09:38:14Paulo, Sobre o item do JSCP já foi concluído o "debate" com a au...

De: Fabio Bernacchi Maia <fbmaia@fazenda.sp.gov.br>
Para: Paulo Roberto Lessi <paulo.lessi@emae.com.br>, Wagner Montoro Junior <montoro@eletrobras.com>
Cc: "castellobranco@sp.gov.br" <castellobranco@sp.gov.br>, "fmenezes@sp.gov.br" 

<fmenezes@sp.gov.br>, "phguerra@sp.gov.br" <phguerra@sp.gov.br>
Data: 18/12/2017 09:38

Assunto: RES: Minuta Atas - 246ª RCF Emae e 29ª Pirapora.

Paulo,

Sobre o item do JSCP já foi concluído o “debate” com a auditoria sobre a contabilização da receita 

do acordo com a SABESP?

A declaração de JSCP está diretamente ligado ao resultado estimado para ano. Se alterar muito o 

resultado, pode inclusive não ser boa opção para a Cia.

Abs,
 

Fabio Bernacchi Maia
Secretario Executivo
Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC.
Secretaria da Fazenda

fbmaia@fazenda.sp.gov.br | (011) 3243-3442 
Av. Rangel Pestana, nº. 300 - 5º andar - Ala Sé. 
São Paulo – SP 

 

 

De: Paulo Roberto Lessi [mailto:paulo.lessi@emae.com.br] 
Enviada em: sexta-feira, 15 de dezembro de 2017 11:01
Para: Wagner Montoro Junior
Cc: castellobranco@sp.gov.br; Fabio Bernacchi Maia; fmenezes@sp.gov.br; phguerra@sp.gov.br
Assunto: Minuta Atas - 246ª RCF Emae e 29ª Pirapora.
Olá Wagner. 
Passarei a questão ao Diretor Carlos para o alinhamento ou esclarecimento necessário, lhe mantendo informado. 
Atte., 

De:        Wagner Montoro Junior <montoro@eletrobras.com> 
Para:        Paulo Roberto Lessi <paulo.lessi@emae.com.br>, "fmenezes@sp.gov.br" <fmenezes@sp.gov.br>, "
fbmaia@fazenda.sp.gov.br" <fbmaia@fazenda.sp.gov.br>, "castellobranco@sp.gov.br" <castellobranco@sp.gov.br>, "
phguerra@sp.gov.br" <phguerra@sp.gov.br> 
Data:        15/12/2017 10:22 
Assunto:        RES: Minuta Atas - 246ª RCF Emae e 29ª Pirapora. 

Caro Paulo, 
Fiquei com duvida sobre a redução do lucro pelo pagamento do JCP. Como ele retorna, me parece 

que o lucro fica maior que sem JCP. Peço confirmar com o Carlos Alberto. 
Fora isso, concordo com o texto. 
Sds. 
  
Wagner Montoro Junior 
  



Assessoria 
Diretoria Financeira e de Relações com Investidores - DF
55 21 25146225 R.6225 
montoro@eletrobras.com 

  
De: Paulo Roberto Lessi [mailto:paulo.lessi@emae.com.br] 
Enviada em: quinta-feira, 14 de dezembro de 2017 15:17
Para: fmenezes@sp.gov.br; fbmaia@fazenda.sp.gov.br; castellobranco@sp.gov.br; Wagner Montoro Junior; 
phguerra@sp.gov.br
Assunto: Minuta Atas - 246ª RCF Emae e 29ª Pirapora. 
 -- 

Boa tarde. 
Em anexo seguem as respectivas minutas para sua análise, revisão, inclusões e ajustes. 
Os arquivos estão marcados com o "controle de revisão" para facilitar a identificação dos eventuais ajustes realizados. 
Agradeço pelo retorno, se possível, até a próxima 5ª-feira dia 21/dez., para os ajustes, impressão e coleta de assinaturas. 
Fico no aguardo e a disposição. 
Obrigado. 

  Celular 2: (55 11) 9 6859-8052 

AVISO 
Esta mensagem é destinada exclusivamente a(s) pessoa(s) indicada(s) como destinatário(s), podendo conter informações confidenciais, 
protegidas por lei. A transmissão incorreta da mensagem não acarreta a perda de sua confidencialidade. Caso esta mensagem tenha sido 
recebida por engano, solicitamos que seja devolvida ao remetente e apagada imediatamente de seu sistema. É vedado a qualquer pessoa que 
não seja destinatário, usar, revelar, distribuir ou copiar ainda que parcialmente esta mensagem. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISCLAIMER 
This message is destined exclusively to the intended receiver. It may contain confidential or legally protected information. The incorrect 
transmission of this message does not mean loss of its confidentiality. If this message is received by mistake, please send it back to the 
sender and delete it from your system immediately. It is forbidden to any person who is not the intended receiver to use, reveal, distribute, 
or copy any part of this message. 

A informação contida nesta mensagem de e-mail, incluindo quaisquer anexos, é de uso exclusivo da pessoa, unidade ou 
órgão para qual está endereçada, podendo conter material confidencial e/ou privilegiado. Qualquer revisão, retransmissão, 
disseminação ou tomada de qualquer ação baseada nessas informações por pessoas não autorizadas são proibidas. Se você 
recebeu essa mensagem por engano, por favor informe imediatamente ao remetente e apague-a de seu computador ou de 
qualquer outro banco de dados.


